Kristi Kullik

From: Kristi Kullik

Sent: 17. august 2017. a. 16:16

To: 'Savelin Siida'

Subject: RE: FW: FW: projekti AMIF2016-16 aruande finantskontroll
Tere!

Tanan parandatud aruande ja lisadokumentide eest!

Annan teada, et aruanne on nuiitd korras ja Gihtegi lisaklisimust mul ei ole. Palun teil korrigeeritud aruanne uuesti allkirjastada ja see meile saata. Kui meie valisvahendite
osakond on teil palunud ka tegevusaruannet muuta, siis palun ka see uuesti allkirjastada.

Tervitades,

Kristi Kullik
rahandusosakonna nounik
Siseministeerium

612 5194
Pikk 61, 15065 Tallinn

From: Savelin Siida [mailto:Savelin.Siida@raad.tartu.ee]

Sent: Wednesday, July 26, 2017 10:02 AM

To: Kristi Kullik <Kristi.Kullik@siseministeerium.ee>

Subject: Re: FW: FW: projekti AMIF2016-16 aruande finantskontroll

Tere!

Tanan tadhelepanekute eest. )
Saadan parandatud kuluaruande, uue raamatupidamise valjavotte ja OU Luisa Tolkeblroo digiallkirjade lehe. Dokumendid on lisatud manusesse.

Kusimuste korral vastan hea meelega.



Uhtlasi annan teada, et viibin puhkusel 14. — 21.08.17.

Parimate soovidega
Savelin Siida

arendus- ja haldusteenistuse peaspetsialist
Tartu Linnavalitsus

sotsiaal- ja tervishoiuosakond

Raekoja plats 3, ruum 107

tel 736 1308

GSM 522 4921

From: Kristi Kullik <Kristi.Kullik@siseministeerium.ee>

To: "savelin.siida@raad.tartu.ee" <savelin.siida@raad.tartu.ee>
Date: 20.07.2017 09:52

Subject: FW: FW: projekti AMIF2016-16 aruande finantskontroll

Tere

Tartu Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna sekretar andis mulle Teie kontaktid. Edastan Teile omapoolsed tdhelepanekud seoses projekti AMIF2016-
16 finantskontrolli teostamisega.

Kuluaruandes palun tle vaadata kuludokumentide tasumise kuupdevad ja need kuluaruandes parandada:
° Ecoprint arve nr 17030141 tasuti maksekorralduse alusel 20.03.2017

° Ecoprint arve nr 17030167 tasuti maksekorralduse alusel 22.03.2017

° Luisa Tdlkebliroo arve nr 1-10006596 tasuti maksekorralduse alusel 07.02.2017.

Palun saata ka uus raamatupidamise viljavéte, kus oleks ndha nii tulukontod, kui ka kulukontod. Lisaks palun saata ka OU Luisa T&lkebiiroo lepingu
digiallkirjade leht.



Kuna ma ise olen puhkusel 24.07 — 11.08, siis vastust ootan alles 14.08.2017.

Tervitades,

Kristi Kullik
rahandusosakonna ndunik
Siseministeerium

612 5194
Pikk 61, 15065 Tallinn

From: Triinu Tuudelepp [mailto:sto@raad.tartu.ee]

Sent: Thursday, July 20, 2017 9:22 AM

To: Kristi Kullik <Kristi.Kullik@siseministeerium.ee>

Cc: Savelin Siida <Savelin.Siida@raad.tartu.ee>

Subject: Re: FW: projekti AMIF2016-16 aruande finantskontroll

Tere
Vastavalt telefonikdnele edastan Teile Leana Lahesoo asendaja kontaktid:
nimi: Savelin Siida

e-post: savelin.siida@raad.tartu.ee
telefon: 736 1308.

Voimalusel palun pikendada meie vastamise tdhtaega, kuna Savelin Siida puhkab kuni 23.07.2017.

Lugupidamisega

Triinu Tuudelepp



Tartu Linnavalitsuse

sotsiaal- ja tervishoiuosakond
sekretar

Raekoja plats 3

51003 Tartu

tel: 736 1300

faks: 736 1301

e-post: sto@raad.tartu.ee

Kristi Kullik ---19.07.2017 20:30:34---Kristi Kullik <Kristi.Kullik@siseministeerium.ee>

Kristi Kullik <Kristi.Kullik@siseministeerium.ee>

To"sto@raad.tartu.ee" <sto@raad.tartu.ee>

19.07.2017 20:30
cC

SubjectFW: projekti AMIF2016-16 aruande finantskontroll

Tere!
Sain Leana Lahesoolt kirja, et pean projektiga seonduvad kirjad sellele meili saatma. Palun vaadake allpool olevad meile.

Tervitades,

Kristi Kullik
rahandusosakonna nounik
Siseministeerium

612 5194
Pikk 61, 15065 Tallinn



From: Kristi Kullik

Sent: Wednesday, July 19, 2017 3:11 PM

To: 'leana.lahesoo@raad.tartu.ee' <leana.lahesoo@raad.tartu.ee>
Subject: RE: projekti AMIF2016-16 aruande finantskontroll

Tere!
Lisaks raamatupidamise viljavdttele palun ma Teil saata ka OU Luisa T&lkebiiroo lepingu digiallkirjade leht.

Kuluaruandes palun Ule vaadata kuludokumentide tasumise kuupdevad ja need kuluaruandes parandada:
° Ecoprint arve nr 17030141 tasuti maksekorralduse alusel 20.03.2017

° Ecoprint arve nr 17030167 tasuti maksekorralduse alusel 22.03.2017

° OU Luisa Tdlkebiiroo arve nr 1-10006596 tasuti maksekorralduse alusel 07.02.2017.

Palun saata ka muudetud kuluaruanne.
Tagasisidet ootan hiljemalt 21.07.2017.

Tervitades,

Kristi Kullik
rahandusosakonna ndunik
Siseministeerium

612 5194
Pikk 61, 15065 Tallinn



From: Kristi Kullik

Sent: Wednesday, July 19, 2017 2:39 PM

To: 'leana.lahesoo@raad.tartu.ee' <leana.lahesoo@raad.tartu.ee>
Subject: projekti AMIF2016-16 aruande finantskontroll

Tere!
Kirjutan Teile seoses projekti AMIF2016-16 finantskontrolli teostamisega.

Olete aruandega kaasa pannud raamatupidamise valjavotte, kus on ndha koik kulukontodel toimuv, kuid palun saatke véljavote, kus oleks ndha nii kulu, kui
ka tulu kanded.

Palun tagasisidet hiljemalt 21.07.2017.

Tervitades,

Kristi Kullik
rahandusosakonna ndunik
Siseministeerium

612 5194
Pikk 61, 15065 Tallinn
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